Carlos Henrique Meneguel de Almeida

De: Cristiani Storch Perez
Enviado em: sexta-feira, 8 de julho de 2011 14:27
Para: Carlos Henrique Meneguel de Almeida
Assunto: Comunicado: Contrato Passagem Aérea
Prioridade: Alta
Sinalizador de acompanhamento:

Acompanhar
Status do sinalizador: Sinalizada

Carlos,

Vocé poderia colocar esse comunicado |a no site de compras? (na parte do contrato de passagem).
S quiser numerar... pode colocar “Comunicado 01/2011”

Grata
Cris

De: Cristiani Storch Perez

Enviada em: segunda-feira, 4 de julho de 2011 15:07

Para: 'cristine@aderes.es.gov.br'; ‘carla@ape.es.gov.br'; 'soraia@aspe.es.gov.br’;
‘andrison.cosme@bombeiros.es.gov.br'; 'matiely@ceasa.es.gov.br’; 'lorena.campagnaro@der.es.gov.br
'luanasantanna@detran.es.gov.br'; 'fabricia.barros@dio.es.gov.br'; ‘contratos.ds@pm.es.gov.br’;
'marcelo.geaf@esesp.es.gov.br’; ‘compras@fames.es.gov.br’; 'ditec@idaf.es.gov.br’; ‘prjuri@idurb.es.gov.br’;
'icpereira@iema.es.gov.br'; ‘elvira@ijsn.es.gov.br'; 'adp@incaper.es.gov.br'; ‘carla@iopes.es.gov.br’;
‘gerha@ipem.es.gov.br'; 'elizan@jucees.es.gov.br'; 'gead@pge.es.gov.br'; 'giacoma.cibin@prodest.es.gov.br’;
'grazzielaauday@rtv.es.gov.br’; ‘tania@setades.es.gov.br'’; ‘jcpereira@iema.es.gov.br'; 'leandro@secom.es.gov.br’;
‘celso@secont.es.gov.br'; ‘compras@sect.es.gov.br'; 'douciana@sedes.es.gov.br'; ‘garh@sedurb.es.gov.br’;
'jalfredo@sefaz.es.gov.br'; 'garh@seg.es.gov.br'; 'gabinete@sejus.es.gov.br'; 'dayana.rosa@planejamento.es.gov.br’
'sandralima@saude.es.gov.br’; felipe.leal@sesp.es.gov.br; 'ronaldoschimidt@sesport.es.gov.br’;
'rodrigo.brocco@setop.es.gov.br'; 'patricia.agrizzi@turismo.es.govbr'; ‘mfurtado@vice.es.gov.br’;
‘brunozabam@arsi.es.gov.br’; 'Ingred.dias@vice.es.gov.br'; 'defensoria@dp.es.gov.br'; 'marleide @fapes.es.gov.br’;
geraf@iases.es.gov.br; ‘adson@ipajm.es.gov.br'; 'dalton.deorce@pc.es.gov.br'; 'regina.senna@procon.es.gov.br';
simone@seag.es.gov.br; reny@secult.es.gov.br'; Kamila Broetto Pegoretti Pimentel

Cc: Jose Herminio Ribeiro; Carlos Henrigue Meneguel de Almeida; 'Roberto - Pay Less Turismo'; ‘Juliana Biasutti';
‘carmelitaoliveira@saude.es.gov.br'; 'vivian@suppin.es.gov.br'; 'simone@saude.es.gov.br'; 'daniela@arsi.es.gov.br";
'‘gors@casacivil.es.gov.br'; 'gerad.contratos@ceturb.es.gov.br’; 'gabinete@casamilitar.es.gov.br’;
‘otavio.postay@dp.es.gov.br’; 'vianes@sect.es.gov.br’; ‘presidencia@iases.es.gov.br’; 'wilson.era@ipajm.es.gov.br’;
'flavio.oliveira@pc.es.gov.br'; ‘ajudageral@pm.es.gov.br’; 'franksnei@procon.es.gov.br'; ‘compras@seag.es.gov.br’;
‘compras@secult.es.gov.br'; Lecy Martins; ‘alessandrooliveira@saude.es.gov.br'; caf@suppin.es.gov.br;
'tfd@saude.es.gov.br'; iyyamamoto@sedu.es.gov.br

Assunto: Comunicado: Contrato Passagem Aérea

Prioridade: Alta

Prezados(as) Fiscais do Contrato de Passagem Aérea,
Boa tarde!

Comunicamos que foi renovado Acordo Corporativo entre a Cia. Aérea TAM e SEGER com objetivo de obtermos
tarifas aéreas exclusivas e mais vantajosas para o Cliente Governo do Estado do ES. Assim, por for¢a do Acordo
Comercial n°® B3560, as emissdes de passagens aéreas da TAM a partir de 17/06/2011 ser&o feitas utilizando cédigo
especifico do acordo com percentual de desconto de 13% sobre as tarifas nacionais disponiveis.



Na prética, significa que na fatura de pagamento, para as passagens aéreas da TAM, a coluna
“desconto/ comissao” vird com valor igual a zero. A Cia. aérea ndo ira pagar o comissionamento para a agéncia Pay
Less, assim por conseqliéncia a agéncia ndo ira nos devolver o comissionamento em forma de desconto na fatura.

A Agéncia Pay Less esta ciente da execucao do acordo e iniciou a utilizacdo em 17/6 em todas as emissdes do
Contrato do Governo, com isso as passagens da TAM ja virdo na prépria emissdo com valor 13% mais baratas.

Atenciosamente,

Cristiani Storch Perez
Analista Administrativo e Financeiro
Gestora de Passagens Aéreas

Telefone: (27) 3636-5262 | 9826-3062

Email: cristiani.perez@seger.es.gov.br
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